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Punkt 126: Planlægning - Rugårdsvej 831, Veflinge - ønske om ændret
anvendelse

S2022-34946

Sagens kerne
Ejeren af Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge har søgt om landzonetilladelse til at ændre ejendommens anvendelse til botilbud,
jf. Servicelovens §107 og §108.
 
Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen med henblik på at kunne imødekomme
ansøgningen. 

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at der arbejdes videre med sagen med henblik på at kunne imødekomme ansøgningen.

Sagens baggrund
Ejeren af Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge har søgt om landzonetilladelse til at ændre ejendommens anvendelse til botilbud,
jf. Servicelovens §107 og §108.
 
Ejendommens nuværende anvendelse er hotel, kro og konferencecenter.
 
Botilbud, jf. Servicelovens §107 og §108 betyder:
Servicelovens §107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
 
Servicelovens §108: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til
personer som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til
almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
 
Botilbuddet vil være døgnbemandet alle ugens dage, og der vil være tilknyttet personale i det omfang borgerne har brug
for støtte. Der udføres støttefunktioner af socialpædagogisk karakter, men der sker ingen behandling, ingen uddannelse og
beskæftigelse.
 
Borgerne vil bruge det almene sundhedssystem, og hvis de er i beskæftigelse vil det være uden for botilbuddets rammer.
 
Tilbuddet vil blive godkendt ved Socialtilsyn, efter Servicelovens §107 og §108.
 
De indskrevne borgere vil have adresse på matriklen, og det vil være deres hjem for en periode. Ejendommens karakter
forandres ikke, hverken indvendig eller udvendig, dog kan der være behov for at foretage bygningsmæssige ændringer i
forbindelse med anvendelsesændringen. Dette afklares senere i forbindelse med sagsbehandlingen.
 
Teknik- og Miljøudvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med sagen med henblik på at imødekomme
ansøgningen. 
 
Såfremt Teknik- og Miljøudvalget beslutter, at der kan arbejdes videre med sagen, vil sagsbehandlingen og herunder
nabohøring igangsættes. 
 
Jf. Delegationsplanen for Nordfyns Kommune er meddelelse om landzonetilladelser normalt delegeret til
administrationen. I nærværende sag har administrationen vurderet, at etableringen af et botilbud i landzone er af mere
principiel karakter, hvorfor sagen fremsættes til politisk behandling.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Planloven.



Beslutning
Et flertal bestående af V, Æ og C kan ikke imødekomme ansøgningen, da nuværende anvendelsesmulighed ønskes
fastholdt.
 
Et mindretal bestående af B og A er indstillet på at imødekomme ansøgningen.

Bilag

Vedr. Ændret anvendelse af Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge

Anmodning om landzonetilladelse til ændret anvendelse



Punkt 127: Tilgængelighed - Godkendelse af tilgængelighedskatalog

S2022-27936

Sagens kerne
Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 15. september 2021 punkt 667, at der i samarbejde med Handicaprådet
skulle udarbejdes et tilgængelighedskatalog med henblik på at forbedre tilgængeligheden for handicappede i kommunale
bygge- og anlægsprojekter.
 
Der er nu udarbejdet et forslag til et tilgængelighedskatalog for Nordfyns Kommune. Forslaget er godkendt
af Handicaprådet.

Administrationens indstilling
Forelægges til godkendelse.

Sagens baggrund
Nordfyns Kommune har et stort anlægsbudget, som udmønter sig i alt fra nye fortove, kryds, større udendørs anlæg og
tilbygninger og nybygninger til kommunale ejendomme. Krav til tilgængeligheden er beskrevet i Byggeloven, som
byggerier og anlæg skal overholde.
 
Imidlertid kan selv mindre justeringer betyde markant bedre tilgængelighed. Det gør sig typisk gældende i
byudviklingsprojekter, anlæg af pladser, torve og rekreative områder.
 
Teknik- og Miljøudvalget godkendte på mødet den 15. september 2021 punkt 667 derfor, at der i samarbejde med
Handicaprådet skulle udarbejdes et tilgængelighedskatalog.
 
Der er nu udarbejdet et forslag til et tilgængelighedskatalog for Nordfyns Kommune. Kataloget beskriver principper og
kravspecifikationer for konkrete opgaver/anlæg. Kravspecifikationerne bliver en del af anlæggenes udførelse, uanset om
opgaven løses internt eller af eksterne entreprenører på kommunale projekter.
 
Kommunen kan ikke stille krav udover Byggeloven til private bygherrer, men kravspecifikationerne kan indgå i
kommunens dialog og rådgivning, når private bygherrer investerer i kommunen.
 
Kataloget er udarbejdet som et dynamisk dokument, som løbende kan suppleres med tekniske tegninger som beskriver de
forhold, som Handicaprådet og Nordfyns Kommune ønsker, når en opgave udbydes til udførelse.
 
Der er indtil videre udarbejdet beskrivelser af følgende tiltag:
 

Handicaptoiletter
Elevatorer
Automatiske og motoriserede døre
Ramper og trapper til bygninger
Belægninger i gangarealer og kørearealer
Ramper i fortov, ledelinjer og opmærksomhedsfelter
Busstoppesteder
Handicapparkering og vejarbejde. 

 
Handicaprådet har godkendt forslaget til tilgængelighedskatalog.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Byggeloven. 

Beslutning



Godkendt.

Bilag

Tilgængelighedskatalog - Endelig - August 2022



Punkt 128: Veje og Trafik - Vejprojekt i Særslev og Hemmerslev

S2021-18717

Sagens kerne
På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning på mødet den 8. juni 2022 om genbehandling af samt undersøgelse
af yderligere tiltag, er der undersøgt fire nye tiltag samt afsøgt mulighed for justering af enkelte tidligere foreslåede tiltag.
 
Ændringerne fremgår af dagsordenen og bilaget.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at følgende tiltag iværksættes (numrene i parentes er henvisninger til bilaget): 
 

Justering af byzone og lokal hastighedsbegrænsning på Vestergade (3.1)
Buslomme og læskur på den sydlige side af Vestergade (3.2)
Udvidelse af byzone og fjernelse af lokal hastighedsbegrænsning på Kirkevej (3.4)
Etablering af zone med tættere bebygget område (byzone) i Hemmerslev (3.5)
Forvarsling og hastighedsbegrænsning i kurve på Maderupvej (3.6)
Hæve den tilladte hastighed på Hemmerslev mellem Vestergade og Maderupvej (3.7)
Fjerne gennemkørselsforbud for lastbiler på Kirkevej og Hemmerslev (3.8)
Afmærkning af fortov/sti langs Kirkevej og Hemmerslev (3.9)
Etablering af busstoppesteder i P-baner

 
Administrationen indstiller videre, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilke af udvalgets supplerende forslag, der skal
arbejdes videre med i forhold til høring og projektering:
 

Signalreguleret fodgængerovergang ved skolen inkl. hævet flade
Hævet flade Vestergade/Slagstrupvej
Hævet flade Vestergade/Hemmerslev

Sagens baggrund
På baggrund af flere borgerhenvendelser fra Særslev by besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 3. november
2021, at der skulle gennemføres en strækningsanalyse for vejen gennem Særslev.
 
Denne blev behandlet på udvalgsmøde 8. juni 2022, hvor der samtidig var udarbejdet forslag til en række tiltag, som
kunne forbedre trafiksikkerheden og tryghedsfølelsen for bløde trafikanter. Udvalget besluttede at genbehandle
strækningsanalysen med henblik på at undersøge yderligere tiltag. 
 
Der er nu udarbejdet analyser af de nye tiltag som Teknik- og Miljøudvalget ønskede, og muligheden for at en justering af
tidligere foreslåede tiltag er ligeledes undersøgt.
 
Beskrivelser og vurderinger af nye tiltag samt vurdering af mulighed for revidering af tidligere foreslåede tiltag fremgår
af supplerende notat i bilag 1. Der har været dialog med Fyns Politi om de nye og reviderede forslag.
 
Udvalgets ønske til revidering af de i strækningsanalysen foreslåede tiltag:
Forslaget om ophævelse af den lokale hastighedsbegrænsning på 50 km/t på Hemmerslev mellem Vestergade og
Maderupvej er undersøgt ved politiet. Udvalget ønskede, at der i stedet for ophævelse af hastighedsbegrænsningen blev
etableret lokal hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Der har været dialog med Fyns Politi herom. Fyns Politi meddeler, at
de opfordrer til at den lokale hastighedsbegrænsning på 50 km/t fjernes, og at der efter et par måneder udføres
hastighedsmåling. På baggrund af hastighedsmålingen kan de så vurdere, om der er grundlag for
lokalhastighedsbegrænsning på 60 km/t. 
 
Forslaget om at fastholde forbud mod gennemkørsel for lastbiler på Kirkevej og Hemmerslev er undersøgt. Politiet har
ikke godkendt forbuddet og vurderer, at et forbud ikke giver mening. De kan derfor ikke give samtykke til lovliggørelse. 
 
Udvalgets forslag til yderligere tiltag:



Muligheden for at etablere hævede flader på Vestergade i krydsene ved Slagstrupvej og Hemmerslev er undersøgt og
vurderes muligt at etablere. Det skal bemærkes, at hævede flader på Vestergade vil være i modstrid med det vedtagne
regulativ "Brug af hastighedsafmærkning og fysiske virkemidler", som udvalget vedtog i januar 2022. Det vurderes, at
etablering af hævede flader i de to kryds vil have en hastighedsnedsættende effekt, men at der er risiko for væsentlige støj-
og vibrationsgener for naboer til de hævede flader. Det anbefales derfor, at der afholdes høring af naboer, såfremt der
arbejdes videre med forslaget. De hævede flader vil også være til gene for busser og den øvrige trafik i form af rystelser. 
 
Udover de hævede flader er muligheden for etablering af lysreguleret sikker krydsning af Vestergade ved skolen
undersøgt. Det vurderes muligt at etablere et lysreguleret fodgængerfelt over Vestergade ved den nuværende hævede flade
ved skolen. Tiltaget vil kræve udvidelse af den hævede flade og etablering af signalanlæg. Tiltaget vurderes at medføre en
sikker krydsning, og placeringen er god i forhold til brug for elever som benytter bus til og fra skolen. Lyssignalet vil
medføre forstyrrelser i afviklingen af trafik på Vestergade, dette vurderes dog at være i et meget begrænset omfang. 
 
Det er undersøgt om busstoppestederne på Vestergade mellem skolen og Brugsen kan flyttes til P-banerne langs
Vestergade. Tiltaget er vurderet muligt, og vil være en forbedring for afviklingen af trafik samt for cyklister. Ulempen er,
at tiltaget vil medføre parkerings- og standsningsforbud i hele længden af begge P-baner. Der er i dag tilladt 30 min.
parkering. Det vurderes at den største konsekvens vil være for de erhvervsdrivende omkring P-banerne, da deres kunder
så ikke kan parkere der. 
 
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, hvilke tiltag der skal arbejdes videre med. Overslag fremgår under
økonomiske oplysninger.

Økonomiske oplysninger
Udgifterne til realisering af det samlede projekt vurderes at være 2.400.000 kr.
 
Heraf udgør anlæg af hævede flader ved Slagstrupvej og Hemmerslev henholdsvis 750.000 kr. og ca. 325.000 kr.
 
Etablering af lysreguleret fodgængerovergang ved skolen vurderes at udgøre ca. 425.000 kr.
 
Følges indstillingen med igangsætning af busstop i P-baner og tiltag fra Strækningsanalysen, med undtagelse af byport og
sti, vil der skulle anvendes 900.000 kr. fra Trafiksikkerhedspuljen.
 
Der resterer 2.300.000 kr. i Trafiksikkerhedspuljen, som endnu ikke er prioriteret til konkrete projekter.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Intet.

Beslutning
Forslaget inkl. udvalgets supplerende forslag sendes i høring.

Bilag

Straekningsanalyse Saerslev V.5

Supplerende notat med nye tiltag og vurdering af revidering af tidligere tiltag



Punkt 129: Kulturarv - Ansøgning om nedrivning af del af bygningsmassen,
Bogø Pumpemølle

S2022-34781

Sagens kerne
Ejeren af Bogø Pumpemølle, Bogøvej 60, Otterup, har ansøgt om nedrivning af tre mindre længer.
Bygningerne, der ønskes nedrevet, er ikke registreret som bevaringsværdige i kommunens kulturarvsatlas, og er hermed
heller ikke umiddelbart omfattet af begrænsninger i forhold til at kunne opnå en nedrivningstilladelse.
På baggrund af ejendommens særlige historie forelægges sagen til politisk beslutning.
Udvalget skal tage stilling til, om der skal nedlægges forbud mod nedrivningen eller om der kan meddeles
nedrivningstilladelse til de tre mindre længer.

Administrationens indstilling
Da bygningerne på ejendommen Bogøvej 60 ikke er SAVE-registrerede som bevaringsværdige, og heller ikke fremgår af
listen over bevaringsværdige ejendomme i kulturarvsatlasset indstiller administrationen;
 

at der meddeles nedrivningstilladelse til de tre mindre længer
at der foretages en vurdering af, om de resterende bygninger på ejendommen skal medtages som bevaringsværdige i
forbindelse med næste revision af kommuneplanen. 

Sagens baggrund
Ejeren af Bogø Pumpemølle, Bogøvej 60, Otterup, har ansøgt om tilladelse til nedrivning af tre mindre længer. Årsagen til
den ønskede nedrivning er fugt/skimmelsvamp og råd i tagkonstruktion samt ydervægge. Ejer oplyser, at der er fare for
nedstyrtning.
I forbindelse med sagsbehandlingen har Odense Bys Museer været på besigtigelse, og har på den baggrund fremsendt en
udtalelse der taler imod nedrivning.
 
Udtalelsen fra Odense Bys Museers indgår i notatet, der er vedlagt som bilag.
 
Bygningerne, der ønskes nedrevet, er ikke registreret som bevaringsværdige, og dermed heller ikke omfattet af
begrænsninger i forhold til umiddelbart at kunne opnå en nedrivningstilladelse. 
 
Ifølge Bygningsfredningslovens § 17 er en bygning først bevaringsværdig, når den er optaget i kommuneplanen eller i en
bevarende lokalplan.
 
Hvis kommunen ønsker at sikre bygningerne mod nedrivning, selvom de ikke er registreret bevaringsværdige,
kan kommunen nedlægge forbud mod nedrivning, og kommunen har så pligt til at udarbejde en lokalplan gældende for
ejendommen inden for et år.
 
Planlovens § 14: Kommunalbestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan
hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år. Kommunalbestyrelsen tinglyser forbuddet på den
pågældende ejendom. Tinglysningen er uden betydning for forbuddets gyldighed.
 
Når man i en lokalplan fastsætter bestemmelser om at bygninger ikke må nedrives, kan det i visse tilfælde medføre
overtagelsespligt for kommunen at nægte nedrivning. Dette fremgår af Planlovens § 49.
 
Planlovens § 49: Når det i en lokalplan eller en byplanvedtægt er bestemt, at en bebyggelse ikke må nedrives uden
tilladelse fra kommunalbestyrelsen, og tilladelsen nægtes, kan ejeren forlange ejendommen overtaget af kommunen mod
erstatning.
 

1. Stk. 2.
Overtagelsespligten efter stk. 1 påhviler dog kun kommunen, hvis der er et væsentligt misforhold mellem
ejendommens afkastningsgrad og afkastningsgraden for ejendomme med en lignende beliggenhed og benyttelse,
som ikke er omfattet af et nedrivningsforbud.
 

2. Stk. 3.

https://danskelove.dk/planloven/49#1


Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse, når en ejendom helt eller delvis er omfattet af et forbud
mod større byggearbejder, jf. § 15, stk. 2, nr. 24.

Der er udarbejdet et kulturarvsatlas gældende for Nordfyns Kommune, som sammen med kommuneplanen er det
administrationsgrundlag administrationen arbejder efter i vejledningen af borgerne.
 
Odense Bys Museer har deltaget i udarbejdelsen af kulturarvsatlasset.
 
Bygningerne på ejendommen Bogøvej 60 er ikke SAVE-registrerede som bevaringsværdige og fremgår ikke af listen over
bevaringsværdige ejendomme i kulturarvsatlasset.
 
Administrationen indstiller på den baggrund, at der meddeles nedrivningstilladelse til de 3 mindre længer, og at der
efterfølgende foretages en vurdering af, om de resterende bygninger på ejendommen skal medtages som
bevaringsværdige i forbindelse med næste revision af kommuneplanen. 
 
Udvalget skal tage stilling til, om der skal nedlægges forbud jf. Planlovens § 14, eller om der kan meddeles
nedrivningstilladelse.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Planloven.

Beslutning
Godkendt.

Bilag

Bogøvej 60 - notat

https://danskelove.dk/planloven/49#1
https://danskelove.dk/planloven/49#2
https://danskelove.dk/planloven/15#2.24


Punkt 130: Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

S2022-28058

Sagens kerne
Udvalget skal godkende budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022, og udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i
Økonomiudvalget og endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.
 
Budgetopfølgningen viser overordnet positive forventninger til overholdelse af budgettet, dog med særlig fokus på
udviklingen i energipriserne til gadelys og kollektiv trafik.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
 

at budgetopfølgningen for udvalgets områder godkendes.
at der overføres 44.000 kr. fra finansieringsområdet under Økonomiudvalget til brug for finansiering af forventede
merudgifter til lønninger.
at der overføres 8.000.000 kr. fra anlægsområdet til finansieringsområdet under Økonomiområdet til brug for den
samlede finansiering af midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

Sagens baggrund
Med henvisning til "Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune" har administrationen udarbejdet
budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022.

 
Budgetopfølgningen består af en særskilt opfølgning på udvalgets driftsområder samt en tværgående opfølgning på alle
anlægsprojekter i kommunen.

Økonomiske oplysninger
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 viser for udvalgets områder følgende:

 
Forventninger til driftsregnskab 2022
Budgetopfølgningen pr. 30. juni viser en forbrugsprocent på 39,9, hvilket er under den forventede forbrugsprocent på
50,0.
 
Forventningerne til regnskabsresultatet er samlede udgifter på 124,6 mio. kr. hvilket svarer til det korrigerede budget.
 
Ved denne budgetopfølgning foretages der endvidere følgende omplaceringer:
 

Område Beskrivelse Beløb

Vejafvandingsbidrag Tilbagebetaling fra VandcenterSyd vedr. 2021 -443.000 kr.

Vintervedligeholdelse Opskrivning af budgetrammen 443.000 kr.

Nettomerudgift i alt 0 kr.

 
Positive tal er merudgifter og negative tal er mindreudgifter.
 
Endvidere er der følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen:
 

For gadelys forventes der pt. en merudgift på ca. 600.000 kr. qua de stigende energipriser. I den samlede
budgetopfølgning pr. 30. juni forventes der under Økonomiudvalgets budgetreserve reserveret en pulje på 7,2 mio.
kr. til brug for kompensation for de stigende energipriser, og merudgifterne til gadelys forventes kompenseret ved
udgangen af året.



For kollektiv trafik er udmeldingen fra FynBus, at der forventes en merudgift på 820.000 kr. i indeværende år
primært på grund af stigende energipriser. Den forventede merudgift vil dog kunne finansieres af et mindreforbrug
på 800.000 kr. vedr. plustur/flextur.

 
I forbindelse med midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2022, forventes der endvidere overført 44.000 kr. fra
finansieringsområdet vedrørende følgende:
 

Regulering af nyt lønskøn for 2022 - 44.000 kr.

 
Ovenstående beløb anvendes til forventede merudgifter til lønninger.
 
Forventninger til anlægsregnskab 2022
Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 viser en forbrugsprocent på 8,1 for det skattefinansierede område og 90,4 på det
brugerfinansierede område. Det forventes, at en stor del af anlægsprojekterne helt eller delvist afsluttes i 2022.
 
I forbindelse med budgetopfølgningen forventes der for følgende anlægsprojekter, der afsluttes i 2022, et mindreforbrug:
 

Pulje til stier og stiforbindelser (infrastruktur) - 8.000.000 kr.

 
Mindreforbruget overføres til finansieringsområdet under Økonomiområdet til brug for den samlede finansiering af
midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

 
Status for de enkelte anlægsprojekter under Teknik- og Miljøudvalget fremgår på side 10 - 11 i sagens bilag "ANLÆG -
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022".

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyring i Nordfyns Kommune.

Beslutning
Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022

ANLÆG - Budgetopfølgning pr. 30. juni 2022



Punkt 131: Mødeplan 2023

S2022-32196

Sagens kerne
For hvert regnskabsår skal udvalget træffe beslutning om, hvor og hvornår udvalgets møder skal afholdes. 

Administrationens indstilling
Forelægges til godkendelse. 

Sagens baggrund
Der er udarbejdet forslag til Mødeplan 2023, jf. vedhæftede bilag. 
 
Møderne i Teknik- og Miljøudvalget foreslås afholdt på Otterup Rådhus kl. 15.00 som hidtil på følgende datoer:
 
Onsdag den 11. januar
 
Onsdag den 8. februar
 
Onsdag den 8. marts
 
Tirsdag den 11. april
 
Onsdag den 10. maj
 
Onsdag den 7. juni
 
Onsdag den 16. august
 
Onsdag den 13. september
 
Onsdag den 4. oktober
 
Onsdag den 15. november
 
Onsdag den 6. december

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Kommunestyrelseslovens § 20.

Beslutning
Godkendt.

Bilag

Mødeplan 2023 tilrettet d. 24.08.2022



Punkt 132: Planlægning - Aftale om klar besked om fjernvarme

S2022-1326

Supplerende sagsfremstilling
Administrationen har undersøgt udgifterne ved udmøntning af aftalen mellem KL og regeringen for 2022. 
 
1a) Udarbejdelsen af en varmeplan, som kan klarlægge de forhold i aftalen kommunerne er forpligtet til ved ekstern
rådgiver.
1b) Supplerende varmeberegninger i forbindelse med afklaring af potentialer. 
 
2) Udarbejdelse af forslag til brev, lodsejerne, jf. aftalen, skal have senest ved udgangen af 2022. 
 
3) Granskning af projektforslag fra varmeforsyningsselskaberne koster pr. projektforslag overslagsmæssigt 15-20.000 kr.
pr. projekt. Der er på nuværende tidspunkt fire projektforslag, der skal granskes.
 
4) I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, skal kommunen understøtte etablering af fælles varmeforsyning i mindre
målestok. Pris afhænger af henvendelser fra lokalområder.
 
5) Lokale koordinationsfora. 
 
Udgifter til udmøntning af regeringens aftale i 2022 udgør overslagsmæssigt med de kendte projekter ca. 230.000 kr. Men
der er en række nye fjernvarmeprojekter på vej, som også skal behandles. De øvrige udgifter kan på nuværende tidspunkt
ikke vurderes. 
 
Administrationens indstilling:
Administrationen indstiller, at kompensationen, som kommunen forventes at modtage som følge af aftalen mellem KL og
regeringen, frigives til finansiering af ovenstående omkostninger med 636.000 kr. i 2022, jf. de økonomiske oplysninger.

Sagens kerne
KL og regeringen har indgået en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til
borgerne. Der er afsat 200 mio. kr. 2022-2025 til de ekstra opgaver, som pålægges kommunerne som følge af opgaven.
Der er ikke afsat ressourcer til denne opgave. 
Der er ved at blive indhentet tilbud fra eksterne rådgiver på planlægningsopgaven og koordinering og udsendelse af brev
til husejere i gasforsynedes områder.

Administrationens indstilling
Forelægges til drøftelse.

Sagens baggrund
KL og regeringen har indgået en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til
borgerne. Der er afsat 200 mio. kr. 2022-2025 til de ekstra opgaver, som pålægges kommunerne som følge af opgaven.
 
Aftalen indebærer følgende;

Kommunerne gennemfører i 2022 en planlægningsindsats for omlægning til grøn varme i de områder, der i dag er
gasforsynede.
Alle ejendomsejere med gas- eller oliefyr i disse områder får inden udgangen af 2022 klar besked om udrulning af
fjernvarme, herunder om de i stedet skal overveje at udskifte til en anden løsning som fx varmepumpe
Kommunerne gennemfører planlægning og fjernvarmeselskaberne udarbejder projektforslag for udrulning af
fjernvarme hurtigst muligt, mhp. at kommunerne kan godkende projektforslagene inden udgangen af 2023.
Rammerne for en strategisk energiplanlægning skal styrkes. I første omgang gennem etableringen af lokale
koordinationsfora i kommuner, mhp. at styrke koordinationen mellem kommuner, fjernvarmeselskaber,
eldistributionsselskaber, Evida, virksomheder med potentiale for udnyttelse af overskudsvarme m.fl. og derigennem
understøtte en hensigtsmæssig planlægning og omstilling til grøn varme.
I områder, hvor fjernvarmen ikke udrulles, kan der være behov for at understøtte etablering af fælles
varmeforsyning i mindre målestok. 

Der er ikke ressourcer til denne opgave. Det er vurderingen, at det mellem KL og regeringen aftalte beløb ikke er
tilstrækkeligt til at løse opgaven. 



Der er ved at blive indhentet tilbud fra ekstern rådgiver til varmeplanlægningsopgaven, behandling af projektforslag samt
og koordinering og udsendelse af brev til husejere i gasforsynedes områder. Der vil senere blive fremlagt et økonomisk
overslag på rådgivningsopgaven til politisk behandling.

Økonomiske oplysninger
Med aftalen om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne, afsættes der i
perioden 2022-2025 200 mio. kr. til de ekstra opgaver, som pålægges kommunerne.
 
Der er endnu ikke foretaget en udmelding af, hvor stor en andel af de afsatte midler, der tilgår Nordfyns Kommune.
Fordeles midlerne efter indbyggertallet, må der forventes følgende andel af de afsatte midler:

 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Fremskyndet
varmeplanlægning mv.

     
203.000

 
203.000

         
-  

         
-  

     
406.000

Lokale koordinationsfora      
280.000

   
92.000

   
61.000

   
31.000

     
464.000

Understøttelse af mindre,
fælles
varmeforsyningsanlæg

     
153.000           -           

-  
         
-  

     
153.000

Forventet finansiering      
636.000

 
295.000

   
61.000

   
31.000

  
1.023.000

 
Fordelingen af midlerne forventes dog ikke fordelt efter indbyggertallet, men senere ud fra en fordelingsnøgle ift. antal
enheder/bygninger, der er omfattet af udfasningen af gas og olie til brug for opvarmning.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
KL og regeringen har indgået en aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning

Beslutning
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 17-08-2022 - 08:00
Fraværende: Anders Thingholm (C)
 
Økonomiudvalget drøftede indholdet af aftalen om en fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning.
Der tilrettes en proces så alle hustande i de berørte områder modtager en nærmere information. Økonomiudvalget vil
følge den nærmere plan, ligesom der vil være dialog med de berørte fjernvarmeselskaber.

Beslutning på møde Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 10-08-2022 - 15:00
Fraværende: Brian Lebæk (A).
 
Drøftet.

Bilag

Aftale om klar besked om fjernvarme



Punkt 133: Planlægning - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan
2022-7 Mindre erhvervsområde i Særslev

S2021-2335

Sagens kerne
På baggrund af et ønske om at udvide en eksisterende virksomhed i Særslev, er der udarbejdet et forslag til
Kommuneplantillæg nr. 1 og Lokalplan 2022-7. 
 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 10. marts 2021 at igangsætte planlægningen. 
 
Kommunalbestyrelsen skal nu tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg nr. 1 og forslag til lokalplan 2022-7 skal
sendes i offentlig høring i 8 uger.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:
 

at forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-2033 og forslag til lokalplan 2022-7, Mindre
erhvervsområde i Særslev sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagens baggrund
Lokalplan 2022-7 er udarbejdet på baggrund af et konkret ønske om at udvide den eksisterende lager- og
håndværksvirksomhed indenfor lokalplanområdet. Udvidelsen består i et ønske om at opføre to lagerhaller til
boksudlejning vest for den eksisterende bebyggelse. 
 
Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af lokalplan nr. 47 og kommuneplanramme E32, som udlægger området til
erhvervsformål og en enkelt bolig til indehaver, bestyrer eller lignende af erhvervsvirksomheden. Arealet vest for den
eksisterende bebyggelse, hvor virksomheden ønsker at udvide, er omfattet af lokalplan nr. 54 og kommuneplanramme nr.
O36, som udlægger området til offentlige formål, herunder ældreboliger. 
 
For at muliggøre udvidelsen af virksomheden, kræver det udarbejdelse af en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen,
som udlægger hele området til erhvervsformål i stedet for offentlige formål. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på
udvalgsmødet den 10. marts 2021 at igangsætte planlægningen. Der er derfor nu udarbejdet et forslag til Lokalplan 2022-
7 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 til kommuneplan 2021-33.
 
Formålet med kommuneplantillæg nr. 1 er, at udvide afgrænsningen af det eksisterende rammeområde E32 og samtidig
reducere afgrænsningen af rammeområde O36. Derudover er formålet at ændre anvendelsen således, at området udlægges
til erhverv indenfor miljøklasse 1-3, hvor det i dag er udlagt til erhverv indenfor miljøklasse 3-5.
 
Formålet med lokalplanen er at muliggøre udvidelse af eksisterende erhverv, at udlægge området til erhvervsformål uden
særlige miljøpåvirkninger. Lokalplanområdet er opdelt i to delområder, delområde A til erhvervsformål og delområde B til
forpagter-/bestyrerbolig. Lokalplanen udlægger et byggefelt, hvor ny bebyggelse til erhvervsformål skal placeres
indenfor. Bebyggelsen må maksimalt etableres med en højde på 8,5 meter i 1 etage. Derudover har lokalplanen
bestemmelser om, at der skal etableres et 3 meter bredt afskærmende beplantningsbælte i delområde A mod syd og vest,
hvor eksisterende boliger og ældreboliger ligger. 
 
Med den nye lokalplan ophæves Lokalplan nr. 47 - Erhvervsområde i Særslev i sin helhed og Lokalplan 54 - Offentligt
område i Særslev for det område der er omfattet af Lokalplan 2022-7.
 
FN's Verdensmål:
FN's Verdensmål nr. 11, Bæredygtige byer og lokalsamfund og nr. 15, Livet på landet.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag



Lov om planlægning.

Beslutning
Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Tillæg 1 til Kommuneplan 2021-2033_Forslag til politisk behandling

Lokalplan 2022-7 Mindre erhvervsområde i Særslev_Forslag til politisk behandling



Punkt 134: Udlejning - Forslag til lejekontrakt for havneareal

S2022-32796

Sagens kerne
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. oktober 2020, at fremtidige lejekontrakter på Bogense Havn og Marina
skal behandles politisk.
 
Skovmøllen ApS, som er ny ejer af Sejlerkajen 5 i 5400 Bogense, har ansøgt om ny lejeaftale.
 
Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der kan indgås en ny lejekontrakt på 15 år for Sejlerkajen 5, 5400
Bogense.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at en ny lejekontrakt på 15 år for Sejlerkajen 5 godkendes som fremlagt. 

Sagens baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 29. oktober 2020 pkt. 487:
 

at lejetaksten på Bogense Havn og Marina fastsættes til en tilnærmet markedsleje, som beskrevet i
rådgiverdokumentet "Markedslejevurdering - Grund", og
at kontraktperioden på de kommunalt ejede arealer fastsættes til henholdsvis 30 år for arealer hvor der opføres nyt
byggeri, og 15 år for øvrige arealer, og
at fremtidige lejeaftaler behandles politisk og som en ny aftale, der omfattes af de nye lejepriser og
kontraktperioder.

 
Skovmøllen ApS, som er ny ejer af Sejlerkajen 5 på Bogense Havn og Marina, har ansøgt om at få en ny lejekontrakt på
30 år. 
 
Den nye ejer har oplyst, at man pt er i dialog med en lejer, der gerne vil drive cafe/bistro fra hele bygningen. Den nye ejer
oplyser, at det vil forudsætte en investering i ejendommen indvendig og udvendig herunder skur, terrasser m.v. i niveau
1.000.000 - 1.500.000 kr.
 
Den nye ejer ønsker følgende indarbejdet i lejekontrakten:
 
1) Forlængelse af nuværende kontrakt med samme areal i 30 år. 
2) Det grønne areal kan indrettes til autocamperparkering.
 
Ad 1.
Kommunalbeslutningen har truffet beslutning om, at lejeaftaler ved ejerskifte af eksisterende bygninger har en løbetid på
15 år.
 
Ad 2.
Havnen har længe ønsket, at det grønne areal nord-vest for bygningen, som i den gamle lejekontrakt for Sejlerkajen 5
indgår i det lejede areal, kunne frigøres og bruges som friareal for havnens brugere og personale til fx midlertidig
opbevaring af master og lign. Derfor indstiller administrationen, at det grønne areal udgår af den nye lejekontrakt. Det
udlejede areal vil derefter udgøre 955 m² mod tidligere 1203 m², se den gamle lejekontrakt og forslag til ny kontrakt, som
er vedlagt som bilag. 
 
Administrationen indstiller på baggrund af ovenstående bemærkninger, at der indgås en ny 15-årig lejekontrakt med den
nye ejer uden det grønne areal nord-vest for Sejlerkajen 5 og til en lejepris på 35 kr./m² i overensstemmelse med den
vedtagne markedslejevurdering.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.



Lovgrundlag
Havneloven.
Erhvervslejeloven.
Kommunalfuldmagten.
Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 den 13-01-2021.
 

Beslutning
Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Ny ejer på Sejlerkajen 5

Nye takster 2020_ punkt 487-Planlaegning - Lejepriser og kontraktperioder Bogense havn og marina(2)

Afgrænsning af det nye areal

Kort over Sejlerkajen 5

Udkast til lejekontrakt i 15 år

Gamle lejekontrakt



Punkt 135: Genbrug og Renovation - afbureaukratisering af
erhvervsaffaldsordningen på kommunens genbrugspladser

S2022-34910

Sagens kerne
Erhvervsvirksomheder har mulighed for at aflevere affald på kommunens genbrugspladser. 
 
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om erhvervsaffaldsordningen skal automatiseres og gøres mere enkel for
både erhvervslivet og genbrugspladsernes medarbejdere.
 
Taksten skal, såfremt ændringen vedtages, indgå i godkendelsen af kommunens takstkatalog for 2023.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at genbrugspladserne pr. 1. februar 2023 indfører automatisk nummerpladeregistrering for
erhvervskøretøjer og samtidig nedsætter taksten til en fælles takst for alle affaldsfraktioner undtaget farligt affald, hvor
den fælles takst udgør 150 kr. pr. besøg ekskl. moms.
 
Administrationen indstiller videre, at den hidtidige ordning for haveaffald udgår, så der ved aflevering af haveaffald
gælder samme vilkår som for de øvrige erhvervsaffaldsfraktioner.

Sagens baggrund
Erhvervsvirksomheder har mulighed for at aflevere affald på kommunens genbrugspladser. Muligheden er lovpligtig at
etablere for kommunerne. Det er en god ordning for erhvervslivet, som får mulighed for at aflevere mindre
affaldsmængder og at køre direkte fra kunder til genbrugspladserne for at aflevere affaldet.
 
Ordningen i Nordfyns Kommune fungerer således, at virksomhederne tilmelder sig erhvervsaffaldsordningen og køber et
klippekort, som benyttes ved aflevering af affald. Alternativt kan der betales med Mobilepay. 
 
Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om erhvervsaffaldsordningen skal automatiseres og gøres mere enkel for
både erhvervslivet og genbrugspladsernes medarbejdere.
 
Status i dag:
Erhvervsaffaldsordningen omfatter kun adgang for køretøjer op til 3.500 kg, hvor der må medbringes trailer.
Virksomhederne betaler i dag i forhold til mængden, som skønnes ud fra rumfang pr. læs, hvor der afregnes med 1 til 8
klip afhængig af rumfang og fraktion. Et klip koster i 2022 184,80 kr. ekskl. moms. Der er rabat, hvis man køber
klippekort med 10 eller 20 klip.
 
Baggrunden for at erhvervsaffald afregnes efter rumfang er, at der kun er brovægt på Bogense Genbrugsplads. 
 
Den nuværende ordning fungerer, men der er udfordringer med at vurdere, hvor stort et rumfang der afleveres. Der opstår
fra tid til anden uenigheder mellem erhverv og medarbejdere. Desuden er den nuværende ordning administrativ tung.
Virksomhederne skal købe klippekort og klippekortet skal faktureres og "klippes" ved indlevering af affald.
 
Pladspersonalets erfaring er endvidere, at ikke alle erhvervsdrivende registrerer sig med erhvervsaffald.
 
Dertil kommer en særlig ordning for haveaffald, hvor erhvervsdrivende gratis kan aflevere haveaffald fra udført
havearbejde for borgere i Nordfyns Kommune mod at udfylde en tro og loveerklæring. Blanketten håndteres manuelt af
såvel erhverv og genbrugspladserne.

Priserne ser således ud i 2022:
 
Prisstruktur for Budget 2022, aflevering af erhvervsaffald.
 

Fraktion Under 0,5 m3 fra 0,5 m3 - 1 m3 ov. 1 m3

Beton
Blandet bygningsaffald

2 klip 4 klip 8 klip



Fraktion Under 0,5 m3 fra 0,5 m3 - 1 m3 ov. 1 m3

Vinduesglas
Jord

Deponi
Eternit
Gips
Træ
Trykimprægneret træ
Haveaffald
Brændbart

1 klip 2 klip 4 klip

Rene læs papir, pap og jern gratis gratis gratis

Farlig affald 2 klip pr. 5 kg.

 
Forslag til ændring:
Mange kommuner er gået væk fra den manuelle håndtering af registrering af erhvervsaffaldsordninger på
genbrugspladserne og anvender i stedet nummerpladegenkendelse, som registrerer erhvervskøretøjer og automatisk
udsender en faktura for aflevering af erhvervsaffald. Kommuner, som har indført automatisk registrering og fakturering,
har positive erfaringer med overgangen fra den manuelle håndtering.
 
Den automatiske registrering har betydet:
 

En hurtigere ekspedition for erhvervslivet ved aflevering af affald.
Fjernet uenighed mellem virksomheder og medarbejdere omkring mængden.
Alle erhvervsdrivende behandles ens.
Mulighed for at udnytte ubemandet åbningstid på de genbrugspladser, som har dét.

 
Erfaringer fra andre kommuner er endvidere, at der kommer væsentligt mere erhvervsaffald på genbrugspladserne, når der
anvendes automatisk nummerpladeregistrering. 
 
Genbrugspladserne på Nordfyn er forberedte på nummerpladegenkendelse men der skal indkøbes et faktureringssystem,
der skal lave den automatiske fakturering.
 
På baggrund af erfaringerne fra andre kommuner så foreslår Genbrug og Renovation, at Nordfyns Kommune også
indfører automatisk registrering og fakturering for erhvervsaffald på genbrugspladserne med opstart pr. 1. februar 2023 og
som følgende:
 

1. Gælder for erhvervskøretøjer op til 3.500 kg (gule plader og biler med papegøjeplader*) (gulpladebiler der må
bruges til privatkørsel).

2. Gælder for alle fraktioner, herunder også haveaffald men undtaget farligt affald, som håndteres særskilt. 
3. Fast takst pr. besøg på 150 kr. ekskl. moms.

 
*Hvis biler med papegøjeplader bruges til aflevering af privat affald, kan fakturering annulleres ved henvendelse til
genbrugspladsens personale
 
Takstblad med virkning pr. 1. februar 2023 vil med forslaget se således ud:
 

Fraktion Pris

Beton
Blandet bygningsaffald
Vinduesglas
Jord

150 kr. ekskl. moms



Fraktion Pris

Deponi
Eternit
Gips
Træ
Trykimprægneret træ
Haveaffald
Brændbart
Papir
Pap
Jern

Farligt affald 300 kr. pr 5 kg.

 
Taksten for farligt affald er fastlagt som 2 x standardtaksten på 150 kr.
Taksterne er ekskl. moms.
 
Genbrug og Renovation vurderer med afsæt i andre kommuners erfaringer, at en reduktion i taksten ikke medfører færre
indtægter, da der i praksis med nummerpladeregistrering kommer væsentlig flere erhvervsbesøgende på pladserne.
Takstnedsættelsen kan derfor holdes indenfor det nuværende indtægtsbudget, og er i øvrigt på niveau med flere andre
kommuner.
 
Taksten skal, såfremt ændringen vedtages, indgå i godkendelsen af kommunens takstkatalog for 2023.

Økonomiske oplysninger
Indtægten for erhvervsaffald var 257.000 kr. i 2021 og 170.000 kr. pr ultimo august i 2022.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
Intet.

Beslutning
Indstillingen anbefales godkendt.



Punkt 136: Fremtidens Fyn â€“ sammen skaber vi bæredygtig vækst og
udvikling Strategi Fyn 2022-2025

S2022-828

Sagens kerne
De fynske kommuner har siden 2011 med Fynsprojektet, efterfulgt af Strategi Fyn 2014-2017 og 2018-2021,Â lÃ¸bende
styrket det fÃ¦lles fynske samarbejde.
Â 
Det fÃ¦lles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stÃ¦rkere og stÃ¦rkere, og i dag er samarbejdet og
sammenhÃ¦ngskraften historisk stÃ¦rk.
Â 
I dag arbejder de fynske kommuner, fynske organisationer og fynske virksomheder mÃ¥lrettet sammen om en rÃ¦kke
projekter, der skal vÃ¦re med tilÂ at sikre, at Fyn og Ã¸erne ogsÃ¥ i fremtiden er en landsdel med vÃ¦kst og udvikling -
hvor fokus pÃ¥ bÃ¦redygtig vÃ¦kst, gode job- og uddannelsesmuligheder, fÃ¦llesskab, tryghed og muligheden for at
forene storby med naturskÃ¸n idyl, skaber rammerne om det gode liv. Der tales klarere end nogensinde med en fÃ¦lles
fynsk stemme, der giver Fyn landspolitisk gennemslagskraft.
Â 
Med Strategi Fyn 2022-2025 lÃ¸ftes ambitionerne yderligere for bÃ¦redygtig vÃ¦kst og udvikling pÃ¥ Fyn og Ã¸erne.
Den bygger videre pÃ¥ det stÃ¦rke samarbejde og solide fundament, der ad Ã¥re er skabt i et stÃ¦rkt fÃ¦lles fynsk
samarbejde.

Administrationens indstilling
Det indstilles, atÂ Nordfyns Kommune godkender Strategi Fyn 2022-2025.

Sagens baggrund
Tradition for samarbejde for et fÃ¦lles bedste
PÃ¥ Fyn arbejder kommunerne sammen om at understÃ¸tte den fÃ¦lles udvikling og vÃ¦kst. De fynske kommuner kan
hver isÃ¦r noget forskelligt. Og tilsammen noget helt sÃ¦rligt. Hver kommune har sine forcer og spiller sin egen unikke
rolle i samarbejdet. PÃ¥ Fyn spiller man hinanden gode og stÃ¥r stÃ¦rkere sammen end hver for sig.
Â 
De fynske kommuner deler en fÃ¦lles ambition om at stÃ¥ stÃ¦rkt, nÃ¥r det handler om vÃ¦kst, udvikling samt at vÃ¦re et
attraktivt omrÃ¥de for bosÃ¦tning og erhverv. Det krÃ¦ver fokus, samarbejde og politisk lederskab.
Â 
SÃ¥ledes blev Fynprojektet skabt i 2011 med det formÃ¥l, gennem et Ã¸get samarbejde pÃ¥ Fyn, at understÃ¸tte og
fremme den fynske vÃ¦kst og udvikling. Siden fulgte Strategi Fyn 2014-2017, som blev aflÃ¸st af den nuvÃ¦rende
Strategi Fyn 2018-2021.
Â 
Med Strategi Fyn 2022-2025 stÃ¥r de fynske kommuner sammen om handlinger, der i fire strategiske spor sÃ¦tter fÃ¦lles
retning for udviklingen af Fyn og skaber grobund for bÃ¦redygtig udvikling, flere arbejdspladser, Ã¸get bosÃ¦tning og en
stÃ¦rk infrastruktur.
Â 
Â 
Et stÃ¦rkt fundament har skabt resultater
De fynske kommuner stÃ¥r med lokale muligheder og udfordringer, hvoraf hovedparten skal gribes og hÃ¥ndteres
bilateralt i kommunerne. FÃ¦lleskommunale handlinger skal, i respekt for det lokalpolitiske rÃ¥derum, supplere og bygge
ovenpÃ¥ kommunernes egne indsatser, og vÃ¦re med til at sikre lokal og regional vÃ¦kst og udvikling. Derfor er og har
det vÃ¦ret fundamentet i Strategi Fyn, at strategien har fokus pÃ¥ de fÃ¦lles udfordringer og muligheder, der med fordel
kan lÃ¸ses i fÃ¦llesskab. Den skaber retning og fokus - og ikke mindst rum for stÃ¦rke initiativer i og pÃ¥ tvÃ¦rs af de
fynske kommuner.
Â 
Det fÃ¦lles fynske samarbejde er med hver strategiperiode blevet stÃ¦rkere og stÃ¦rkere og i dag er samarbejdet og
sammenhÃ¦ngskraften historisk stÃ¦rk. Det ses pÃ¥ flere mÃ¥der og flere omrÃ¥der - og det har skabt synlige resultater.
Â 
Flere Ã¥rs samarbejde, fÃ¦lles strategier for blandt andet infrastruktur, turisme, erhvervsudvikling, bÃ¦redygtighed og
grÃ¸n omstilling har skabt et solidt fundament at bygge videre pÃ¥. Og et styrket fynsk sammenhold og
sammenhÃ¦ngskraft har understÃ¸ttet den fynske position og gennemslagskraft pÃ¥ nationale dagsordener.
Â 
Â 
Strategi Fyn 2022-2025



Den strategiske ramme for den kommende periode i det fÃ¦lles fynske samarbejde bygger videre pÃ¥ et stÃ¦rkt
erfaringsgrundlag.
Â 
Strategi Fyn 2022-2025 stÃ¥r sÃ¥ledes pÃ¥ et stÃ¦rkt fundament fra otte Ã¥rs arbejde med Strategi Fyn og de
udfordringer, styrker, potentialer og resultater, der ligger heri. Den bygger videre pÃ¥ de seneste Ã¥rs tÃ¦tte samarbejde
og stÃ¦rke fundament indenfor omrÃ¥derne, Arbejdsmarked & Uddannelse, BosÃ¦tning & Attraktivitet, Infrastruktur &
Mobilitet og med tilfÃ¸jelse af et mÃ¥lrettet fokus Natur og MiljÃ¸.
Â 
Herudover har Fyn og Ã¸erne et udtalt mÃ¥l om at skabe bÃ¦redygtig vÃ¦kst og med strategien Fyn 2030 - Sammen om
en bÃ¦redygtig fremtid, gÃ¥r Fyn foran med en fÃ¦lles politisk vision og ambitiÃ¸se mÃ¥lsÃ¦tninger i kampen mod
klimaudfordringen ved at vise vejen mod et klimaneutralt Fyn.Â 
Â 
Det betyder, at bÃ¦redygtighed vil vÃ¦re gennemgÃ¥ende i alle strategiske prioriteringer, og at der altid vil vÃ¦re fokus
pÃ¥ at sikre et bÃ¦redygtighedselement i strategiske projekter, indsatser, partnerskaber og det daglige virke.
BÃ¦redygtighed er sÃ¥ledes et tvÃ¦rgÃ¥ende parameter, der rÃ¦kker ind i og gÃ¥r pÃ¥ tvÃ¦rs af alle omrÃ¥der.
Â 
Den 10. maj 2022 var de "nyvalgte" fynske byrÃ¥ds- og kommunalbestyrelsesmedlemmer samlet til fÃ¦lles
strategiseminar for at sÃ¦tte den fÃ¦lles retning for udviklingen af Fyn de kommende fire Ã¥r. MÃ¥let var og er at fÃ¥
udviklet og defineret Strategi Fyn 2022-2025 af de byrÃ¥d / kommunalbestyrelser, der skal arbejde aktivt med strategien
og det fÃ¦lles fynske samarbejde fremadrettet. Dagen bÃ¸d pÃ¥ flere oplÃ¦g, workshops og netvÃ¦rk pÃ¥ tvÃ¦rs. PÃ¥
baggrund af et intensivt arbejde i fire workshopgrupper med hver et hovedemne - Arbejdsmarked og Uddannelse,
BosÃ¦tning og Attraktivitet, Infrastruktur og Mobilitet, Natur og MiljÃ¸ - blev en rÃ¦kke fokusomrÃ¥der prioriteret for
hvert emne.
Â 
Â 
I overskriftform var prioriteringen i de enkelte spor:
Â 
Arbejdsmarked og Uddannelse

Fyn er fin. Fokus pÃ¥ det gode liv
Uddannelses-Ã¸
Fynske FyrtÃ¥rne

Â 
BosÃ¦tning og Attraktivitet

Bolig og boligformer
Uddannelses-Ã¸
Kultur-Ã¸
Lokale fÃ¦llesskaber

Â 
Infrastruktur og Mobilitet

Transport via grÃ¸n energi - el og brint
Digital infrastruktur
Kollektiv transport

Â 
Natur og MiljÃ¸

FÃ¦lles fynsk naturpolitik
Forpligtende samarbejde - politisk mod
VandmiljÃ¸ - kystlinje
GrÃ¸n teknologi

Â 
Det har dannet rettesnoren for redigeringen frem mod det endelige udkast til Strategi Fyn 2022 - 2025.Â 
Â 
Tidligere resultater har skabt fundamentet for fremtidens Fyn
Som tidligere nÃ¦vnt er det fÃ¦lles fynske samarbejde med hver strategiperiode blevet stÃ¦rkere og stÃ¦rkere og i dag er
samarbejdet og sammenhÃ¦ngskraften historisk stÃ¦rk. Det ses pÃ¥ flere mÃ¥der og flere omrÃ¥der - og det har skabt



synlige resultater. NedenstÃ¥ende laves nedslag i en del af de resultater, der er skabt i et stÃ¦rkt fÃ¦lles fynsk samarbejde.
Dette er sÃ¥ledes ikke en stringent evaluering af Strategi Fyn 2018-2021, ligesom det ej heller er en udtÃ¸mmende liste
over fÃ¦lles fynske resultater.
Â 
De fynske kommuner valgte, i forbindelse med den nye nationale erhvervsfremmelovgivning og dermed nye
erhvervsfremmestruktur, at gentÃ¦nke og udforme det fynske erhvervsfremmesystem, sÃ¥ det i hÃ¸jere grad blev tilpasset
den fynske erhvervsstruktur, og samarbejdet blev styrket yderligere. Med etableringen af Erhvervshus Fyn P/S, der er tÃ¦t
forbundet med S/I Erhvervshus Fyn, som er den lovpligtige del, der ogsÃ¥ findes i resten af landet, er der skabt et fÃ¦lles
fynsk sammenhÃ¦ngende, Ã©nstrenget og overskueligt erhvervsfremmesystem mÃ¥lrettet virksomhederne og
aktÃ¸rerne. Her arbejder Erhvervshus Fyn, erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice tÃ¦t sammen i et
vÃ¦rdiskabende samarbejde om udvikling og vÃ¦kst i det fynske erhvervsliv.Â I 2020 styrkedes den fynske
sammenhÃ¦ngkraft yderligere ved at indlemme Geo Fyn, HavÃ¸rred Fyn og Byregion Fyn i Erhvervshus Fyn P/S, og
dermed forankre den fÃ¦lles fynske vÃ¦kstfremme og den fynske erhvervsfremme i samme organisering. Det samarbejde
findes ikke andre steder i Danmark, og det gÃ¸r, at Fyn stÃ¥r stÃ¦rkere ift. at skabe synergi, sammenhÃ¦ngskraft,
videndeling og resultater.
Â 
Med den mÃ¥lrettede fÃ¦lles indsats er det lykkedes at sikre flere af de nationale erhvervsklynger stÃ¦rk fynsk forankring.
Ikke mindst med robotklyngen, Odense Robotics, som er udpeget til at drive Danmarks nye nationale robot- og
droneklynge. Samtidig er der sikret fynske hubs indenfor vÃ¦sentlige nÃ¸gleerhverv som det maritime og logistik, der er
et stort og vigtigt erhvervsomrÃ¥de for Fyn, og byggeri og anlÃ¦g, som har stor betydning for den grÃ¸nne omstilling.
Â 
Herudover er der med konsolideringen af Destination Fyn skabt en styrket organisering og sammenhÃ¦ngskraft, og ikke
mindst kampagnen Fyn manifesterer sig som et eksempel pÃ¥ - og resultat af - et stÃ¦rkt fÃ¦lles fynsk samarbejde.
Â 
OgsÃ¥ i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer har en stÃ¦rk fÃ¦lles fynsk prioritering og mÃ¥lrettet
interessevaretagelse bÃ¥ret frugt. Borgmesterforum Fyn besluttede i 2017 med tiltrÃ¦delsen af Fyn i bevÃ¦gelse,
Infrastrukturstrategi Fyn 2017-2035 en rÃ¦kke fÃ¦lles prioriteringer i forhold til de statslige infrastrukturinvesteringer.
Alle fire fÃ¦lles fynske prioriteringer pÃ¥ infrastrukturomrÃ¥detÂ er i varierende grad indeholdt i Infrastrukturplan 2035.
Â 
Herudover er der skabt en rÃ¦kke samarbejdsstrukturer og -netvÃ¦rk, der er med til at styrke sammenhÃ¦ngskraften og
samarbejdskulturen, og hvor der bÃ¥de internt mellem de fynske kommuner og i nogle tilfÃ¦lde ogsÃ¥ med inddragelse
af eksterne parter som erhvervsliv og vidensinstitutioner arbejdes sammen om udvalgte strategiske indsatser og
udviklingsprojekter. Som eksempel kan des nÃ¦ves samarbejds- og udviklingsnetvÃ¦rket mellem de fynske kommuner og
SOSU Fyn, hvor der er fokus pÃ¥ rekruttering og fastholdelsesudfordringer pÃ¥ SOSU-omrÃ¥det samt det Ã¸gede
branchesamarbejde omkring den digitale infrastruktur pÃ¥ Fyn.Â Herudover er der skabt et netvÃ¦rk, der pÃ¥ tvÃ¦rs af
de fynske kommuner arbejder med bosÃ¦tning herunder fÃ¦lles indsatser som eksempelvis fÃ¦lles markedsfÃ¸ring til
medarbejdere i de udflyttede statslige arbejdspladser. Den fÃ¦lles fynske jobcenterchefgruppe, der har haft et fÃ¦lles fokus
pÃ¥ indsatser under Covid-19 herunder har leveret lÃ¸bende datainsights til Borgmesterforum Fyn, der har fulgt
omrÃ¥det tÃ¦t.
Â 
Med den politiske vedtagelse i alle 10 fynske kommuner af Fyn 2030 - sammen om en bÃ¦redygtig fremtid, er det fynske
samarbejde og den fynske sammenhÃ¦ngskraft yderligere konsolideret i fÃ¦lles ambitiÃ¸se mÃ¥lsÃ¦tninger for en
bÃ¦redygtig fremtid, der krÃ¦ver en stÃ¦rk indsats af de enkelte kommuner samtidig med en forpligtende fÃ¦lles fynsk
indsats for at mÃ¥lsÃ¦tningen om et klimaneutralt Fyn.
Â 
Som resultaterne viser, er der bÃ¥de politisk og administrativt, gennem en Ã¥rrÃ¦kke skabt en opbakning, Ã¥benhed og
oprigtighed omkring det fÃ¦lles fynske samarbejde. Udfoldelsen i Strategi Fyn er i hÃ¸j grad bÃ¥ret af det samarbejde,
der gÃ¸r det naturligt, at kommunerne i hÃ¸jere grad lÃ¦ner sig ind i fÃ¦llesskabet end ud af fÃ¦llesskabet.
Â 
Den bevÃ¦gelse skaber et stÃ¦rkt grundlag og gode forudsÃ¦tninger for at rykke det fÃ¦lles fynske samarbejde til et endnu
hÃ¸jere niveau. Med et stÃ¦rkt professionelt tvÃ¦rkommunalt samarbejde gÃ¸res fremtidens udfordringer til muligheder
og potentialer, der skal gribes og forlÃ¸ses i fÃ¦llesskab. Og nÃ¥r det lykkedes, sÃ¥ styrkes bÃ¥de Fyn og den enkelte
kommune.

Ã˜konomiske oplysninger
Sagen har ikke vÃ¦ret forelagt Ã˜konomi og LÃ¸n.

Beslutningskompetence
Kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag
Den nationale erhvervsfremmelovgivning.



Beslutning
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning pÃ¥ mÃ¸de Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning pÃ¥ mÃ¸de BÃ¸rne- og Ungeudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00
Indstillingen anbefales godkendt.

Beslutning pÃ¥ mÃ¸de Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00
Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

Strategi Fyn 2022-2025



Punkt 137: Økonomioversigt pr. 31. juli 2022

S2022-33622

Sagens kerne
Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli for regnskabsår 2022.

Administrationens indstilling
Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund
Økonomi og Løn har udarbejdet økonomioversigt pr. 31. juli 2022, der indeholder oplysninger for regnskabsår 2022, der
er bogført til og med 31. juli 2022. Der er ikke foretaget periodisering af væsentlige poster pr. 31. juli 2022.
 
For at understøtte den løbende budgetopfølgning, der foretages mellem de kvartalsvise budgetopfølgninger, indeholder
rapporteringen efter 1. halvårs budgetopfølgning en opfølgning på væsentlige områder, der eventuelt er udfordret, eller
har behov for et særligt fokus.

Økonomiske oplysninger
Overordnet er forventningerne til Regnskab 2022 som følgende:
 

Beløb oplyst i hele mio. kr.
Forventet Regnskab
2022

Oprindeligt Budget
2022

Resultat af ordinær drift
(overskud)

-84,5 -105,8

Resultat i alt (overskud) -17,7 -38,1

Gennemsnitlig likviditet ultimo
2022

150,0 150,0

Overholdelse af servicerammen 1.418,4 1.412,1

* Oprindelige forventninger til den gennemsnitlig likviditet svarer til måltallet i den økonomiske politik. 

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Lovgrundlag
Principper for økonomistyringen i Nordfyns Kommune.
 

Beslutning
Taget til efterretning.

Beslutning på møde Arbejdsmarkedsudvalget 2022-2025 14-09-2022 - 15:00
Taget til efterretning.

Beslutning på møde Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00
Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Ungeudvalget 2022-2025 13-09-2022 - 15:00
Taget til efterretning.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 2022-2025 17-08-2022 - 08:00
Fraværende: Anders Thingholm (C)
 
Taget til efterretning.



Bilag

Økonomisk oversigt pr. 31. juli 2022



Punkt 138: Planlægning - Vejledning for anvendelse af blanke og
reflekterende materialer

S2022-34233

Sagens kerne
I 2009 vedtog Teknik- og Miljøudvalget "Vejledning for anvendelse af blanke og reflekterende materialer i tage".
 
Vejledningen er blevet utidssvarende og i praksis er der ikke hjemmel til at håndhæve den, derfor ophæves den.

Administrationens indstilling
Forelægges til efterretning.

Sagens baggrund
I 2009 vedtog Teknik- og Miljøudvalget "Vejledning for anvendelse af blanke og reflekterende materialer i tage".
 
Baggrunden for vejledningen var et stigende antal klager over genskin fra glasserede/blanke tagmaterialer, solceller og
lign. På daværende tidspunkt var anvendelsen af blanke tagmaterialer og solceller kraftigt stigende. 
 
Imidlertid er solceller nu blevet accepterede og almindelige at montere på tage. Det har erfaringsmæssigt også vist sig, at
solpanelernes overflade er matte og ikke giver genskin i nævneværdigt omfang.
 
I forhold til glasserede tagsten og andre tagmaterialer med blanke overflader er dette også blevet mere almindeligt og
accepteret. Desuden er der ikke hjemmel til at regulere forholdet i fx landzone. 
 
Samlet set er vejledningen utidssvarende og i praksis er der ikke hjemmel til at håndhæve den. Til orientering bruges
vejledningen derfor ikke længere.
 
Det skal bemærkes, at der i lokalplaner fortsat sker regulering af tagmaterialer med blanke overflader, som ikke må have
en glans højere end 10. Kommer der forespørgsler fra husejere udenfor lokalplanlagte områder anbefaler administrationen
også her, at der ikke anvendes tagmaterialer med glans højere end 10, så naboklager i videst muligt omfang undgås.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Intet.

Beslutning
Taget til efterretning.

Bilag

Vejledning for blanke og reflekterende materialer

Sagsfremstilling fra Teknik- og Miljøudvalget december 2009



Punkt 139: Fælles fynsk affaldssorteringsanlæg, ansøgning om dispensation

S2022-34239

Sagens kerne
De fynske kommuner har gennem nogle år undersøgt mulighederne for at etablere et fælles fynsk affaldssorteringsanlæg
ejet af kommunerne. Etableringen vil kræve dispensation fra Affaldsbekendtgørelsen.  
 
For at holde muligheden for et fælles affaldssorteringsanlæg åben, har de fynske kommunerne administrativ søgt om
dispensation. Dispensationsansøgningen er ikke bindende for kommunerne.

Administrationens indstilling
Forelægges til orientering.

Sagens baggrund
De fynske kommuner har gennem nogle år undersøgt mulighederne for at etablere et fælles fynsk affaldssorteringsanlæg
ejet af kommunerne, med henblik på at hæve genbrugsprocenterne for indsamlet affald. Oprindeligt var der forbud mod at
kommunerne etablerede sådanne anlæg, men der er med en lovændring åbnet op for, at kommunerne kan søge
dispensation mod forbuddet.
 
For at holde muligheden for et fælles affaldssorteringsanlæg åben, har de fynske kommunerne administrativt søgt om
dispensation.
 
Såfremt det bliver aktuelt at se nærmere på et fælles affaldssorteringsanlæg skal dette behandles og godkendes i de
respektive kommuners kommunalbestyrelser. Dispensationsansøgningen er således ikke bindende for kommunerne.
 
Nærmere information kan findes i bilagene.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Videresendes til Økonomiudvalgets orientering.

Lovgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen.

Beslutning
Orientering foretaget.

Bilag

Politisk orientering om status proces for eftersortering Fyn

Politisk orientering om ansøgning om kommunalt ejerskab til automatisk sorteringsanlæg



Punkt 140: Udsættelse af det fælleskommunale udbud for buskørsel

S2020-43578

Sagens kerne
Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 10. august 2022, uden for dagsordenen, orienteret om, at FynBus anbefaler
en udsættelse af det fælleskommunale udbud af buskørslen.
 
Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. april 2021 deltagelse i et fælleskommunalt udbud af buskørsel.
Siden den beslutning er truffet, har en del forudsætninger ændret sig og derfor udsættes det fælleskommunale udbud i 1 år.

Administrationens indstilling
Forelægges til orientering.

Sagens baggrund
FynBus' bestyrelse har besluttet, at det fælles udbud af buskørsel er udsat med 1 år og derfor først vil have kontraktstart i
2025.
 
Prisstigninger - inflationen:
Udviklingen i prisen på biodiesel og usikkerhed om hvorvidt den tendens vil fortsætte, og debatten om hvorvidt biodiesel
skal bruges som drivmiddel, skaber tvivl om hvorvidt man i dag bør gennemføre et udbud med mulighed for brug af
biodiesel som drivmiddel.
 
Forlængelse af kontrakter:
Alle kontrakter med undtagelse af kontrakten vedrørende buskørsel i Nordfyns Kommune kan forlænges med 1 år, indtil
august 2025, hvor der kan være faldet ro på de prisstigninger og usikkerhedsmomenter, der ses i øjeblikket.
 
Da Nordfyns Kommune ikke har mulighed for at forlænge den nuværende kontrakt yderligere er det besluttet, at udbyde
en kontrakt gældende for 1 år, således at vi fortsat har mulighed for at indgå i et fælleskommunalt udbud af buskørsel.

Økonomiske oplysninger
Sagen har ikke været forelagt Økonomi og Løn.

Beslutningskompetence
Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Intet.

Beslutning
Orientering foretaget.



Punkt 141: Godkendelse af beslutningsprotokol

S2021-17829

Sagens kerne
Udvalget skal, jf. Kommunestyrelseslovens § 20, godkende beslutningsprotokol for dette møde. 
 
For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert udvalgsmedlem godkende dette punkt i dagsordenssystemet
Prepare/First Agenda.

Beslutning
Godkendt.
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